证券代码：605056        证券简称：咸亨国际       公告编号：2021-023

咸亨国际科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托现金管理受托方：中信银行

● 本次现金管理赎回金额：9,000万元

● 赎回现金管理产品名称： 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型

人民币理财产品

● 履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第

二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募

集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2021年7月28日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金用于购买安全

性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于结

构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12

个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年7

月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限

公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

公司于2021年8月6日通过中信银行购买了“中信理财之共赢成长强债三个月

锁定期净值型人民币理财产品”，该次认购使用募集资金人民币9,000万元，具

体内容详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-

011）。

该产品锁定截止日为2021年11月04日，公司已赎回本金90,000,000.00元。

收益兑付日为2021年11月09日，公司获得理财收益436,187.40元，本金及收益已

全部归还至募集资金账户。现对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回

情况及时披露。

二、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

受托银行 产品代码 产品名称

购买

金额

（万

元）

锁定开

始日

锁定截

至日

赎回金

额（万

元）

实际收益

（万元）

中信银行 A204C1955

共赢成长强

债三个月锁

定期净值型

人民币理财

产品

9,000
2021-

08-06

2021-

11-04
9,000 43.62

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益

尚未收回

本金金额

1 银行理财产品 9,000 9,000 43.62 0

合计 9,000 9,000 43.62 0

最近 12 个月内单日最高投入金额 9,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.47

最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.1836

目前已使用的现金管理额度 0

尚未使用的现金管理额度 10,000

总现金管理额度 10,000

特此公告。

 咸亨国际科技股份有限公司董事会

2021年 11月11日