证券代码：603586        证券简称：金麒麟       公告编号：2023-036

山东金麒麟股份有限公司

股东提前终止减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、减持计划主要内容及实施结果

2023 年 7 月 15 日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）披露了

《山东金麒麟股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-

029），公司股东乐陵金凤投资管理有限公司（以下简称“金凤公司”）计划自减

持股份计划公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持

其 IPO 前取得的股份，合计减持不超过 3,506,300 股，占公司目前总股本的

1.7884%。

截至本公告披露日，金凤公司尚未减持公司股份。

二、提前终止减持计划原因

近日，金凤公司根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 27 日发布的《证

监会进一步规范股份减持行为》的相关要求，并结合目前市场行情走势，基于对

公司价值的合理判断和对公司持续稳定发展的信心，决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

                                    山东金麒麟股份有限公司董事会

                                      2023 年 8 月 29 日