证券代码：688722                  证券简称：同益中                   公告编号：2023-026

北京同益中新材料科技股份有限公司

关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司股东华

泰创新投资有限公司、安信证券投资有限公司自愿承诺其直接持有的公司首次

公开发行战略配售股份自限售期满之日起 6 个月内（2023 年 10 月 19 日至 2024

年 4 月 18 日）不以任何方式减持。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股

东华泰创新投资有限公司、安信证券投资有限公司出具的相关承诺。现将相关

情况公告如下：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司股东华泰

创新投资有限公司、安信证券投资有限公司出具了《关于不减持公司股份的承

诺函》，承诺：华泰创新投资有限公司所持公司首次公开发行战略配售限售股

份 2,808,335 股（占公司当前总股本的 1.25%）、安信证券投资有限公司所持公

司首次公开发行战略配售限售股份 2,808,335 股（占公司当前总股本的 1.25%），

自 2023 年 10 月 19 日限售期满之日起 6 个月内（2023 年 10 月 19 日至 2024 年 4

月 18 日）不以任何方式减持，也不会要求上市公司回购该等股份，因上市公司

送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦将遵守上述承诺。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日