证券代码：600589          证券简称：*ST 榕泰         公告编号：2023-156

广东榕泰实业股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人发生变更

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动不涉及要约收购，公司原股东持股数量不变，持股比例被动

稀释。

●本次权益变动原因系执行《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下

简称《重整计划》），《重整计划》执行完毕后，广东榕泰实业股份有限公司（以

下简称“广东榕泰”或“公司”）控股股东由高大鹏先生变更为北京城市智算信

息产业合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由高大鹏先生变更为吴境先生。

●本次《重整计划》的产业投资人北京城市智算信息产业合伙企业（有限合

伙）和北京华著科技有限公司不存在一致行动关系。

一、本次权益变动背景

揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”或“法院”）于 2023 年 11 月

24 日裁定受理债权人溧阳市云凯化工有限公司对公司的重整申请，并指定深圳

诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任管理人。具体内

容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于法院裁定受理重整并指定管理人

暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-125）。

经公开招募，并在广东省揭阳市三江公证处的全程公证下，公司管理人组织

召开了广东榕泰重整案投资人评审会议，会议评选结果为：北京城市智算信息产

业合伙企业（有限合伙）（以下简称“城市智算”）、北京华著科技有限公司（以

下简称“华著科技”）组成的联合体为中选重整产业投资人。具体内容详见公司

于 2023 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站的《关于公开招募和遴选重整

产业投资人的进展公告》（公告编号：2023-134）。

2023 年 12 月 17 日，公司、城市智算、华著科技及公司管理人共同签订了

《广东榕泰实业股份有限公司与北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）、

北京华著科技有限公司与广东榕泰实业股份有限公司管理人关于参与广东榕泰

实业股份有限公司重整程序之重整投资协议》。具体内容详见公司于 2023 年 12

月 19 日披露在上海证券交易所网站的《关于与重整产业投资人签订重整投资协

议的公告》（公告编号：2023-137）。

2023 年 12 月 19 日，城市智算和华著科技共同组成的产业投资人联合体分

别与 17 家财务投资人签署了《关于参与广东榕泰实业股份有限公司重整程序之

合作协议》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露在上海证券交易所网站

的《关于重整产业投资人与财务投资人签署协议书的公告》（公告编号：2023-141）。

2023 年 12 月 21 日，广东榕泰出资人组会议表决通过了《广东榕泰实业股

份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，具体内容详见公司于 2023 年

12 月 22 日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2023-144）。

2023 年 12 月 25 日，公司第一次债权人会议表决通过了《广东榕泰实业股

份有限公司重整计划（草案）》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的

《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-147）。

2023 年 12 月 25 日，公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》【（2023）粤

52 破 7 号】，裁定批准《重整计划》，并终止广东榕泰重整程序。具体内容详见公

司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》

（公告编号：2023-148）。

目前，公司已进入重整计划执行阶段。

二、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人名称：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110105MAD6MXAA19

执行事务合伙人：北京城市中芯数据产业发展有限公司

企业类型：有限合伙企业

住所/通讯地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 3 座 24 层 2806 号 28026 室

成立时间：2023 年 12 月 6 日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；计算机系统服务；社会经济咨询

服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；法律咨询（不

含依法须律师事务所执业许可的业务）；数据处理服务；数据处理和存储支持服

务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；

5G 通信技术服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；网络设备销售；软件

开发；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股份变动性质：股份增加

2、信息披露义务人名称：高大鹏

性别：男

国籍：中国

身份证号码：1101081***********

其他国家或者地区的居留权：无

住所/通讯地址：北京市北京市海淀区***

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

3、信息披露义务人名称：肖健

性别：男

国籍：中国

身份证号码：362123************

其他国家或者地区的居留权：无

住所/通讯地址：北京市朝阳区***

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

4、信息披露义务人名称：广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷

具”）

统一社会信用代码：914452006174392838

法定代表人：杨腾

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所/通讯地址：广东省揭阳市揭东区经济试验区 5 号路边

成立时间：1988 年 7 月 18 日

经营范围：生产销售瓷具、日用塑料制品、不锈钢制品、电子电器；国内贸

易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

5、榕泰瓷具一致行动人：揭阳市兴盛化工原料有限公司

统一社会信用代码：91445200618222860M

法定代表人：杨腾

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

通讯地址：揭阳市揭东县锡场镇工业区内

成立时间：1992 年 8 月 5 日

经营范围：生产、销售化工原料（不含危险品）、电子产品、家电、五金制

品；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

6、榕泰瓷具一致行动人：杨宝生

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4405251958****58

其他国家或者地区的居留权：无

通讯地址：广东省揭阳市榕城区***

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

（二）本次权益变动具体情况

根据《重整计划》，以广东榕泰现有总股本 704,033,281 股为基数，按照每 10

股转增 11 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 774,436,609 股（最终转增

股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的

数量为准）。前述转增股票不向原股东进行分配，其中约 709,436,609 股由重整投

资人有条件受让，重整投资人受让股票所支付的现金对价，专项用于清偿重整计

划规定的破产费用、共益债务、债权及补充公司流动资金等；其中约 65,000,000

股将通过以股抵债的方式分配给广东榕泰的债权人。

根据《重整计划》，公司实施资本公积转增股本并完成股份过户前后，相关

股东持股比例变动情况如下：

股东名称

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量

（股）
持股比例

持股数量

（股）
持股比例

北京城市智算信息产业合伙企

业（有限合伙）
- - 230,000,000 15.5566%

高大鹏 118,029,799.00 16.7648% 118,029,799.00 7.9832%

肖健 91,442,372.00 12.9884% 91,442,372.00 6.1849%

北京丰汇投资管理有限公司 - - 70,000,000 4.7346%

深圳市景泽捌号投资合伙企业

（有限合伙）
- - 70,000,000 4.7346%

杭州浙珏捌号企业管理合伙企

业（有限合伙）
- - 70,000,000 4.7346%

深圳市招平拓扑一号投资合伙

企业（有限合伙）
- - 53,000,000 3.5848%

广东榕泰高级瓷具有限公司   35,884,323 5.0969% 35,884,323 2.4271%

广东粤财资产管理有限公司 - - 37,436,609 2.5321%

广州优计划科技投资合伙企业

（有限合伙）
- - 28,000,000 1.8938%

深圳市金秋创益叁号投资合伙

企业（有限合伙）
- - 24,000,000 1.6233%

北京华著科技有限公司 - - 22,000,000 1.4880%

广东富泰控股有限公司 - - 20,000,000 1.3527%

深圳市招平领航投资中心（有

限合伙）
- - 17,000,000 1.1498%

深圳市前海广稷私募证券投资

管理有限公司
- - 11,000,000 0.7440%

广州氢镁族新能源科技有限公

司
- - 10,000,000 0.6764%

北京鸿泽华创智能科技产业合

伙企业（有限合伙）
- - 10,000,000 0.6764%

四川发展证券投资基金管理有

限公司（代表“川发行业轮动私

募证券投资基金”）

- - 10,000,000 0.6764%

韩冬 - - 10,000,000 0.6764%

深圳市八簋企业管理合伙企业

（有限合伙）
- - 7,000,000 0.4735%

新疆久富股权投资有限合伙企

业（有限合伙）
- - 5,000,000 0.3382%

深圳厚普同裕投资企业（有限

合伙）
- - 5,000,000 0.3382%

杨宝生 2,008,893 0.29% 2,008,893 0.14%

注：本公告数据采取了四舍五入的计算方式。

三、所涉及后续事项

（一）控股股东及实际控制人的变动情况

本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人高大鹏先生持有公司股份

118,029,799 股，占公司当时总股本 704,033,281 股的 16.76%。本次权益变动后，

高大鹏先生持有的公司 118,029,799 股股份占变动后公司总股本（1,478,469,890

股）的 7.98%，高大鹏先生将不再是广东榕泰的控股股东及实际控制人。

本次权益变动前，城市智算未持有公司股份。本次权益变动后，城市智算持

有公司 230,000,000股股份，占变动后公司总股本的 15.56%，为公司的控股股东。

城市智算和华著科技不存在一致行动关系，城市智算为吴境先生控制的公司，故

本次权益变动后，公司的实际控制人将变更为吴境先生。

（二）权益变动后公司和实际控制人之间的股权结构图
（三）其他说明

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定，

相关信息披露义务人应就本次权益变动事项编制权益变动报告书。具体内容详见

公司同日披露的《详权权益变动报告书（城市智算）》《简式权益变动报告书（高

大鹏）》《简式权益变动报告书（肖健）》和《简式权益变动报告书（榕泰瓷具及

其一致行动人）》。

三、风险提示

（一）公司重整事项存在重大不确定性的风险提示

法院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人

民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能

执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易

所股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）公司存在财务类强制退市的风险

公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第五项和第六项的

规定，公司股票被实施其他风险警示；因 2022 年末经审计的归属于上市公司股

东的净资产为负值，公司已被实施退市风险警示。因公司被法院裁定受理重整申

请，公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（七）项退市风险

警示情形，公司股票交易已被叠加实施退市风险警示。如公司 2023 年度出现《上

海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临终止

上市的风险。

（三）公司股价会较大幅度向下除权调整的风险

公司分别于 2023 年 12 月 6 日和 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站

披露了《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》和《广

东榕泰实业股份有限公司重整计划（草案）》，2023 年 12 月 25 日，揭阳市中级

人民法院裁定批准《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计

划》），并终止公司重整程序。为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影

响，重整计划实施后，需结合《重整计划》的实际情况以及公司重整财务顾问专

项意见，对本次重整新增股价股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权

调整。根据《重整计划》的要求，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施后

公司股票将于本次资本公积转增股权登记日次一交易日调整开盘参考价，实施后

股价会较大幅度向下除权调整，具体情况以公司相关公告为准。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日