证券代码：600933         证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2024-059

转债代码：110090         转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于公司股东受益人完成回购股份及收益价差划转

的公告

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）股东

国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划的唯一受益人盛洪，于 2024 年 5 月 20

日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的行政监管措施决定书《关于对

盛洪采取责令改正措施的决定》（【2024】26 号）。公司股东高度重视，承诺由

领拓香港有限公司或一致行动人可实施购回的账户购回误减持的 3,169,091 股股

份，同时按《证券法》规定，在购回完成后的 6 个月内不减持公司股份，并将收

益差价上缴上市公司。具体内容详见 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股东受益人收到行政监管措施决定书的公

告》（公告编号：2024-048）。

2024 年 6 月 5 日，领拓香港有限公司已经以自筹资金通过二级市场集中竞

价交易方式购回 3,169,100 股（通过竞价交易买入证券的，申报数量应当为 100

股或其整数倍）公司股份，占公司目前总股本的比例为 0.3289%；已完成承诺的

购回事项，于 2024 年 6 月 12 日已经将收益差价上缴给上市公司。本次购回后，

领拓香港有限公司及其一致行动人持有公司股份 69,009,427 股，占公司目前总股

本的 7.16%。公司将进一步督促相关股东认真学习相关法律法规、规范性文件，

加强规范意识，严格规范买卖公司股票行为，及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日