证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代码：
证券简称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九号公司
公告编号：2024-067

九号有限公司

关于实际控制人及其一致行动人

被动稀释及减持致权益变动达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动属于被动稀释和公司实际控制人的一致行动人履行此前已

披露减持结果公告的减持计划所致，不触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

本次权益变动后，公司实际控制人高禄峰先生控制的 Putech Limited、

Hctech I L.P.、Hctech III L.P.和王野先生控制的 Cidwang Limited、Hctech

II L.P.合计持有 181,546,570 份存托凭证，持有数量与公开发行存托凭证并在

科创板上市时数量保持不变，持有比例由 25.78%被动稀释至 25.36%，被动稀释

0.43%。公司实际控制人的一致行动人 ZhongTouYuanQuan Group Limited 被动稀

释及减持比例为 0.58%。实际控制人及其一致行动人被动稀释及减持合计致权益

变动达到 1%。

九号有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人及其一致行

动人的告知函，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）被动稀释致权益变动情况

公司公开发行存托凭证完成后，存托凭证总数为 704,091,670 份，其中限售

存托凭证 646,427,534 份，流通存托凭证 57,664,136 份。

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《创

始人期权计划、员工认股期权计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据会

议决议，创始人期权计划、2015 年期权计划、2019 年期权计划规定的行权条件

已成就，累计可行权人数为 218 人，可行权的期权数量为 5,181,310 股（按照 1

股/10份存托凭证的比例进行转换后，行权可得数量为51,813,100份存托凭证）。

截至本公告披露日，公司已完成十次员工认股期权计划的行权及登记，累计行权

的股票期权数量为 1,889,236.8 股，对应行权存托凭证数量为 18,892,368 份。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的

议案》《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭

证的议案》。根据会议决议，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个归属期归属条件已经成就。截至本公告披露日，公司已完成 2022 年限制性

股票激励计划首次授予部分第一个归属期两个批次的归属及登记，累计归属的股

票数量为 93,046.3 股，对应归属存托凭证数量为 930,463 份。

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议、2024 年 2 月 28

日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2023 年度回购股份

用途并注销的议案》《关于调整 2024 年度部分回购股份用途并注销的议案》。

根据会议决议，公司将回购专用证券账户中的合计 8,000,000 份存托凭证的用途

调整为注销，并已于 2024 年 3 月 11 日完成上述回购股份的注销。

截至本公告披露日，公司存托凭证总数为 715,914,501 份。除上述情况外，

公司未发生其他导致存托凭证总数变化的事项。公司实际控制人及其一致行动人

持有公司存托凭证合计被动稀释比例为 0.46%。其中，公司实际控制人高禄峰先

生控制的 Putech Limited、Hctech I L.P.、Hctech III L.P.和王野先生控制

的 Cidwang Limited、Hctech II L.P.持有公司存托凭证被动稀释比例为 0.43%；

公司实际控制人的一致行动人 ZhongTouYuanQuan Group Limited 持有公司存托

凭证被动稀释比例为 0.04%。

（二）减持致权益变动情况

信息披露义务

人基本信息

名称 ZhongTouYuanQuan Group Limited

注册地址 英属维尔京群岛

权益变动情况
变动方式 变动日期 股份种类

变动数量

（份）
变动比例

集中竞价 2022 年 8 月 1 日 存托凭证 1,000 0.00%

集中竞价
2023 年 4 月 18 日～

2023 年 10 月 17 日
存托凭证 1,521,249 0.21%

询价转让 2024 年 4 月 11 日 存托凭证 2,357,818 0.33%

合计 3,880,067 0.54%

本次权益变动所涉及存托凭证均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任

何权利限制或限制转让的情况。本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》

《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情

形及其相关承诺。

公司实际控制人的一致行动人 ZhongTouYuanQuan Group Limited 通过集中

竞价及询价转让方式累计减持公司存托凭证 3,880,067 份，减持比例为 0.54%。

综合（一）被动稀释致权益变动情况及（二）减持致权益变动情况，本次权

益变动后，公司实际控制人高禄峰先生控制的 Putech Limited、Hctech I L.P.、

Hctech III L.P.和王野先生控制的 Cidwang Limited、Hctech II L.P.合计持

有 181,546,570 份存托凭证，持有数量与公开发行存托凭证并在科创板上市时数

量保持不变，持有比例由 25.78%被动稀释至 25.36%，被动稀释 0.43%。公司实

际控制人的一致行动人 ZhongTouYuanQuan Group Limited 被动稀释及减持比例

为 0.58%。实际控制人及其一致行动人被动稀释及减持合计致权益变动达到 1%。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的存托凭证情况

存托凭证持有人

名称
存托凭证性质

本次变动前

持有存托凭证

本次变动后

持有存托凭证

持存托凭证

数量（份）

占公司存

托凭证总

数的比例

持存托凭证

数量（份）

占公司存

托凭证总

数的比例

Putech Limited

合计持有存托凭证 46,413,800 6.59% 46,413,800 6.48%

其中：无限售条件

流通存托凭证
3,209,860 0.46% 3,209,860 0.45%

Cidwang Limited

合计持有存托凭证 45,948,840 6.53% 45,948,840 6.42%

其中：无限售条件

流通存托凭证
3,272,012 0.46% 3,272,012 0.46%

Hctech I L.P.

合计持有存托凭证 22,850,010 3.25% 22,850,010 3.19%

其中：无限售条件

流通存托凭证
12,849,296 1.82% 12,849,296 1.79%

Hctech II L.P 合计持有存托凭证 51,613,850 7.33% 51,613,850 7.21%

其中：无限售条件

流通存托凭证
6,629,371 0.94% 6,629,371 0.93%

Hctech III L.P.

合计持有存托凭证 14,720,070 2.09% 14,720,070 2.06%

其中：无限售条件

流通存托凭证
3,632,950 0.52% 3,632,950 0.51%

ZhongTouYuanQuan

Group Limited

合计持有存托凭证 16,000,000 2.27% 12,119,933 1.69%

其中：无限售条件

流通存托凭证
16,000,000 2.27% 12,119,933 1.69%

合计

合计持有存托凭证 197,546,570 28.06% 193,666,503 27.05%

其中：无限售条件

流通存托凭证
45,593,489 6.48% 41,713,422 5.83%

注：1、本次权益变动前持有存托凭证比例以公司公开发行存托凭证并在科创板上市时

存托凭证总数 704,091,670 份为基数计算；本次权益变动后持有存托凭证比例按本公告披

露日上市公司存托凭证总数 715,914,501 份为基数计算。

2、上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动属于被动稀释和公司实际控制人的一致行动人履行此前已

披露减持结果公告的减持计划所致，不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构

及持续经营产生重大影响。

3、本次存托凭证持有人权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告

书。

4、本次权益变动事项与实际控制人及其一致行动人此前已披露的承诺一致。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日