# 春雪食品集团股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

#### ● 股东持股的基本情况

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")45名自然人股东及烟台天 自春雪股权投资中心(有限合伙)减持前持股情况,详见本公告"一、减持主体 减持前基本情况"。

#### ● 减持计划的实施结果情况

2024年4月4日,公司披露《春雪食品集团股份有限公司关于股东减持股 份计划的公告》(公告编号: 2024-013),公司各自然人股东主要系偿还因证券非 交易过户缴纳税费而发生的个人借款和银行贷款,计划减持部分股份。

截至 2024 年 7 月 28 日,本次减持计划的减持时间区间届满,公司 45 名自 然人股东通过集中竞价交易方式减持其各自通过证券非交易过户方式取得的公 司股份合计 2,433,034 股,占公司总股本的 1.2165%,通过大宗交易方式减持其 各自通过证券非交易过户方式取得的公司股份合计 3,467,900 股,占公司总股本 的 1.734%。股东烟台天自春雪股权投资中心(有限合伙)未减持公司股份。

#### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
刘贵贤	5%以下股东	1 600 221	0. 8002%	其他方式取得: 1,510,321 股
刈页页 	1 3%以下放示	1,600,321	0.8002%	集中竞价交易取得: 90,000 股
冯长兴	5%以下股东	1, 810, 298	0. 9051%	其他方式取得: 1,810,298 股
<b>木</b> 丁卯	FWN TIME	024 000	0.46700	其他方式取得: 907,000 股
李玉强	5%以下股东	934, 000	0. 4670%	集中竞价交易取得: 27,000 股

张京理	5%以下股东	985, 873	0. 4929%	其他方式取得: 985,873 股
于建辉	5%以下股东	843, 034	0. 4215%	其他方式取得: 843,034 股
王振才	5%以下股东	402, 463	0. 2012%	其他方式取得: 402, 463 股
李翠玲	5%以下股东	403, 063	0. 2015%	其他方式取得: 403,063 股
姜冬梅	5%以下股东	304, 763	0. 1524%	其他方式取得: 304,763 股
戴国兵	5%以下股东	307, 463	0. 1537%	其他方式取得: 307,463 股
徐春	5%以下股东	428, 063	0. 2140%	其他方式取得: 428,063 股
工投頭	ro N T III &	210, 000	0.1505%	其他方式取得: 314,000 股
王俊丽 	5%以下股东	319,000	0. 1595%	集中竞价交易取得: 5,000 股
黄鲁	5%以下股东	330, 363	0. 1652%	其他方式取得: 330, 363 股
姜鸿	5%以下股东	403, 063	0. 2015%	其他方式取得: 403,063 股
宋永波	5%以下股东	152, 401	0. 0762%	其他方式取得: 152,401 股
吕永波	5%以下股东	165, 201	0. 0826%	其他方式取得: 165, 201 股
王晓芳	5%以下股东	152, 401	0. 0762%	其他方式取得: 152,401 股
董桂平	5%以下股东	201, 232	0. 1006%	其他方式取得: 201,232 股
辛占元	5%以下股东	152, 285	0. 0761%	其他方式取得: 152,285 股
盖希峰	5%以下股东	168, 792	0. 0844%	其他方式取得: 168,792 股
初成利	5%以下股东	152, 292	0. 0761%	其他方式取得: 152, 292 股
李安娜	5%以下股东	213, 753	0. 1069%	其他方式取得: 213,753 股
<b>隋</b> 强	5%以下股东	99, 319	0. 0497%	其他方式取得: 99,319 股
<b>站</b> T <i>七</i>	50小工职去	111 456	0. 0557%	其他方式取得: 98,956 股
韩卫东	5%以下股东	111, 456	0.0557%	集中竞价交易取得: 12,500 股
潘伟健	5%以下股东	91, 356	0. 0457%	其他方式取得: 91,356 股
朱杰鹏	5%以下股东	804, 734	0. 4024%	其他方式取得: 804,734 股
स्य चर्च भार	50(円下肥大	520, 063	0. 2600%	其他方式取得: 490,063 股
杨丽娜	5%以下股东	920, 003	U. 4000%	集中竞价交易取得: 30,000 股
赵法智	5%以下股东	402, 463	0. 2012%	其他方式取得: 402, 463 股
宋文芝	5%以下股东	214, 101	0. 1071%	其他方式取得: 214,101 股
代龙军	5%以下股东	201, 092	0. 1005%	其他方式取得: 201,092 股

				甘州大武版组 979 000 股
仲锡联	5%以下股东	335,000	0. 1675%	其他方式取得: 272,000 股
				集中竞价交易取得: 63,000 股
	50/ N - 7 HH +	070 000	0.10050	其他方式取得: 272,000 股
吴章玉	5%以下股东	273, 300	0. 1367%	集中竞价交易取得: 1,300股
黄东东	5%以下股东	375, 000	0. 1875%	其他方式取得: 375,000 股
丁玉环	5%以下股东	210,000	0. 1050%	其他方式取得: 210,000 股
李伟志	5%以下股东	252, 400	0. 1262%	其他方式取得: 250,000 股
41110	30以下双水	202, 400	0.1202/0	集中竞价交易取得: 2,400 股
隋莉	5%以下股东	135, 800	0.0679%	其他方式取得: 135,800 股
李振伟	5%以下股东	211,500	0. 1058%	其他方式取得: 180,000 股
子派甲	30以下放外	211, 500	0.1038%	集中竞价交易取得: 31,500 股
徐淑芹	5%以下股东	75,000	0. 0375%	其他方式取得: 75,000 股
王振山	5%以下股东	15,000	0.0075%	其他方式取得: 15,000 股
姜红梅	5%以下股东	312, 713	0. 1564%	其他方式取得: 312,713 股
李玉燕	5%以下股东	300,000	0.1500%	其他方式取得: 300,000 股
郑会民	5%以下股东	225, 000	0. 1125%	其他方式取得: 225,000 股
董锦晓	5%以下股东	225, 000	0. 1125%	其他方式取得: 225,000 股
王克祝	5%以下股东	1, 766, 036	0.8830%	其他方式取得: 1,766,036 股
王磊	5%以下股东	255, 293	0. 1276%	其他方式取得: 255, 293 股
吕高峰	5%以下股东	55,000	0. 0275%	其他方式取得: 55,000 股
烟台天自春雪
股权投资中心	5%以下股东	5, 335, 000	2. 6675%	IPO 前取得: 5,335,000 股
(有限合伙)

注: 1、刘贵贤、冯长兴、李玉强、张京理、于建辉、朱杰鹏、王振才、李翠玲、姜冬梅、戴国兵、徐春、王俊丽、黄鲁、赵法智、姜鸿、宋永波、宋文芝、吕永波、王晓芳、董桂平、辛占元、盖希峰、初成利、代龙军、李安娜、隋强、韩卫东、潘伟健"当前持股股份来源"中"其他方式取得"是指:莱阳市同利投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式取得。

- 2、仲锡联、吴章玉、黄东东、丁玉环、李伟志、李玉燕、隋莉、郑会民、董锦晓、李振伟、徐淑芹、王振山、吕高峰"当前持股股份来源"中"其他方式取得"是指:莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式取得。
- 3、王克祝、杨丽娜、姜红梅、王磊"当前持股股份来源"中"其他方式取得"是指:莱阳

市同利投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式分别取得的 1711836 股、402463 股、40113 股、201093 股;莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式分别取得的 54200 股、87600 股、272600 股、54200 股。

### 上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	李玉燕	300,000	0.1500%	本人
第一组	莱阳市同盈投资中心	9 149 GEO	1 07100	李玉燕担任执行事务合伙
	(有限合伙)	2, 143, 650	1. 0718%	人
	合计	2, 443, 650	1. 2218%	_
	烟台天自春雪股权投	E 22E 000	2. 6675%	同一世 经更多 众仙 人
	资中心 (有限合伙)	5, 335, 000	2.0073%	同一执行事务合伙人
第二组	烟台天自雪瑞股权投	0 060 000	4. 9800%	同一世 经更多 众仙 人
	资中心 (有限合伙)	9, 960, 000	4. 9000%	同一执行事务合伙人
	合计	15, 295, 000	7. 6475%	_

注: 以上表格数据均为本次减持计划实施前持股情况。

## 二、减持计划的实施结果

## (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

# 披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量	减持比	减持期间	减持方式	减持价格区间	减持总金额	减持完成	当前持股数	当前持
从小石柳	(股)	例	孙公17 沙11-1	NW 10 70 TV	(元/股)	(元)	情况	量(股)	股比例
刘贵贤	230, 600	0. 1153%	2024/4/29~	集中竞价交易	8. 78—9. 73	2, 157, 032	己完成	530, 621	0. 2653%
			2024/5/21
冯长兴	230, 600	0. 1153%	2024/4/29~	集中竞价交易	8.80-10.13	2, 212, 778	   已完成	890, 798	0. 4454%
	230,000	0.1133%	2024/5/20	· 宋年元月又勿	0.00 10.13	2, 212, 110		030, 130	O. 1101/0
李玉强	153, 800	0. 0769%	2024/5/6~	集中竞价交易	9.07-10.13	1, 440, 866	己完成	270,600	0. 1353%
子玉强	195, 800	0.0709%	2024/5/20	朱中兄川文勿   	9.07-10.13	1, 440, 600	凸元风	270, 600	0.1555%
张京理	128, 100	0. 0641%	2024/5/15~	集中竞价交易	9.14-9.14	1, 170, 834	已完成	433, 673	0. 2168%
水尔垤	120, 100	0.0041%	2024/5/15	朱甲兄们又勿   	9.14-9.14	1,170,004	凸元风	455, 075	0.2100%
于建辉	109 024	0. 0510%	2024/7/18~	<b>集山</b>	7. 28-7. 43	746 014 99	已完成	741 000	0. 3705%
1 建牌	102, 034	0.0310%	2024/7/26	集中竞价交易	1.20-1.45	746, 914. 28	山元风	741,000	0. 3703%

王振才	51, 300	0. 0257%	2024/7/26~ 2024/7/26	集中竞价交易	7.34-7.35	376, 649	已完成	351, 163	0. 1756%
李翠玲	50,000	0. 0250%	2024/5/20~ 2024/5/21	集中竞价交易	9.88-10.13	504,000	已完成	353, 063	0. 1765%
姜冬梅	51, 300	0. 0257%	2024/5/7~ 2024/5/22	集中竞价交易	9. 10-10. 13	496, 630	已完成	83, 463	0. 0417%
戴国兵	51, 300	0. 0257%	2024/5/20~ 2024/7/25	集中竞价交易	7. 26-10. 20	433, 870	已完成	256, 163	0. 1281%
徐春	51, 300	0. 0257%	2024/5/14~ 2024/5/15	集中竞价交易	9.03-9.19	467, 599	已完成	376, 763	0. 1884%
王俊丽	50,000	0. 0250%	2024/7/19~ 2024/7/26	集中竞价交易	7.35-7.68	373, 200	已完成	269, 000	0. 1345%
黄鲁	0	0.0000%	2024/4/29~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	330, 363	0. 1652%
姜鸿	0	0. 0000%	2024/4/29~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	405, 063	0. 2025%

宋永波	0	0.0000%	2024/4/29~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	152, 401	0. 0762%
吕永波	25, 700	0.0129%	2024/5/27~ 2024/7/25	集中竞价交易	7.20-9.57	206, 419	已完成	139, 501	0.0698%
王晓芳	25, 700	0.0129%	2024/5/6~ 2024/5/6	集中竞价交易	8.93-8.95	229, 885	已完成	126, 701	0. 0634%
董桂平	25, 700	0.0129%	2024/7/25~ 2024/7/25	集中竞价交易	7.32-7.32	188, 124	已完成	175, 532	0. 0878%
辛占元	25, 700	0.0129%	2024/5/10~ 2024/5/10	集中竞价交易	9.33-9.36	239, 835	己完成	126, 585	0.0633%
盖希峰	600	0.0003%	2024/5/24~ 2024/5/24	集中竞价交易	10.16-10.18	6, 102	己完成	168, 192	0. 0841%
初成利	25, 700	0.0129%	2024/5/9~ 2024/5/9	集中竞价交易	9.20-9.20	236, 440	已完成	126, 592	0. 0633%
李安娜	0	0.0000%	2024/4/29~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	213, 753	0. 1069%

隋强	15,000	0.0075%	2024/5/20~ 2024/5/20	集中竞价交易	10.04-10.04	150, 600	己完成	84, 319	0. 0422%
韩卫东	0	0.0000%	2024/4/29~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	110, 412	0. 0552%
潘伟健	0	0.0000%	2024/4/29~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	91, 356	0. 0457%
朱杰鹏	7,500	0.0038%	2024/5/10~ 2024/5/20	集中竞价交易	9.38-10.13	74, 585	已完成	797, 234	0. 3986%
杨丽娜	51, 300	0. 0257%	2024/5/10~ 2024/5/23	集中竞价交易	9.40-10.20	509, 704	已完成	180, 963	0. 0905%
赵法智	51, 300	0. 0257%	2024/5/20~ 2024/7/26	集中竞价交易	7. 35—10. 13	447, 255	已完成	366, 063	0. 1830%
宋文芝	0	0.0000%	2024/4/29~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	214, 101	0. 1071%
代龙军	25, 700	0. 0129%	2024/5/6~ 2024/7/26	集中竞价交易	7. 35—10. 13	233, 155	已完成	177, 392	0. 0887%

仲锡联	272, 000	0.1360%	2024/5/20~ 2024/5/21	集中竞价交易	9.39-9.83	2, 617, 580	已完成	0	0.0000%
吴章玉	272, 000	0.1360%	2024/5/9~ 2024/5/9	大宗交易	9.00-9.00	2, 448, 000	已完成	1, 300	0.0007%
黄东东	0	0.0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	375, 000	0. 1875%
丁玉环	210,000	0.1050%	2024/4/26~ 2024/7/26	集中竞价交易	7. 39-10. 13	1, 812, 664	己完成	169, 740	0. 0849%
李伟志	0	0.0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	大宗交易	0-0	0	已完成	252, 700	0. 1264%
隋莉	135, 800	0.0679%	2024/4/29~ 2024/5/13	集中竞价交易	8.79-9.49	1, 261, 466	已完成	198, 100	0. 0991%
李振伟	180,000	0.0900%	2024/5/21~ 2024/7/26	集中竞价交易	7. 35—10. 11	1, 407, 300	已完成	116, 900	0. 0585%
徐淑芹	0	0. 0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	75, 000	0. 0375%

王振山	15,000	0.0075%	2024/5/6~ 2024/5/6	集中竞价交易	8.96-8.96	134, 400	已完成	1,500	0.0008%
姜红梅	0	0.0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	312, 713	0. 1564%
李玉燕	300,000	0.1500%	2024/5/10~ 2024/5/10	大宗交易	9.02-9.02	2, 706, 000	已完成	0	0.0000%
郑会民	190,000	0.0950%	2024/4/25~ 2024/7/25	集中竞价交易	7. 22-8. 56	1, 523, 250	已完成	137,000	0. 0685%
董锦晓	0	0.0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	225, 000	0. 1125%
王克祝	0	0.0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	1, 766, 036	0.8830%
王磊	0	0.0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	266, 193	0. 1331%
吕高峰	0	0. 0000%	2024/4/11~ 2024/7/28	集中竞价交易	0-0	0	已完成	69,000	0. 0345%

烟台天自
春雪股权			2024/4/29~
投资中心	0	0.0000%		集中竞价交易	0-0	0	已完成	5, 335, 000	2.6675%
(有限合			2024/1/20
伙)

注: 1、上表"减持数量(股)"栏,减持股份为莱阳市同利投资中心(有限合伙)解散或莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散各股东通过证券非交易过户方式取得的股份,依据相关规定及监管要求,应当予以披露。2、上表"当前持股数量(股)",截至日期为 2024 年 7 月 28 日。其中个别股东持股数量相对发生变动,系个人通过集中竞价交易方式买入公司股份或卖出自行购入的公司股份。3、除上表列示外,股东通过大宗交易方式减持非交易过户取得的股份情况如下:①2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 25 日,刘贵贤通过大宗交易减持 76.59 万股,减持价格 7.00-8.68 元/股,减持总金额 603.33 万元。②2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 6 日,冯长兴通过大宗交易减持 76.59 万股,减持价格 8.65-8.99 元/股,减持总金额 671.9841 万元。③2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 20 日,李玉强通过大宗交易减持 51.06 万股,减持价格 8.99-10.01 元/股,减持总金额 485.6106 万元。④2024 年 5 月 9 日,张京理通过大宗交易对对减持 42.55 万股,减持价格 9.10 元/股,减持总金额 387.205 万元。⑤2024 年 5 月 22 日,姜冬梅通过大宗交易减持 17.02 万股,减持价格 9.77 元/股,减持总金额 166.2854 万元。⑥2024 年 5 月 9 日,杨丽娜通过大宗交易减持 25.78 万股,减持价格 8.85 元/股,减持总金额 228.153 万元。

(二)本次实际减持情	<sup>,</sup> 况与此前披	医露的减持计划	划、承诺是否	一致  ~	/是 □否
(三)减持时间区间届	清满,是否未	实施减持	□未实施、	/ 已实施
(四)实际减持是否未	达到减持计	划最低减持数	数量(比例)	□未达到	√已达到
(五)是否提前终止减	<b>注</b> 持计划	□是 √否
特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会 2024年7月30日