证券代码：605028    证券简称：世茂能源    公告编号：临 2024-037

宁波世茂能源股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌前一个交易日前十

大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行

股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司（以下简称“詹鼎科

技”）控股权事项（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息

披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券

交易所申请，公司股票已于 2024 年 11 月 11 日起停牌，并于 2024 年

11 月 12日发布《宁波世茂能源股份有限公司关于筹划发行股份购买

资产事项停牌的公告》，预计停牌（累计）时间不超过 10 个交易日。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复

牌》的相关规定，现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 8

日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股

数量披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2024年 11月 8日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 宁波世茂投资控股有限公司 96,000,000 60.00

2 宁波世茂铜业股份有限公司 12,000,000 7.50

3 李春华 6,000,000 3.75

4 李思铭 6,000,000 3.75

5
MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC.
984,598 0.62

6 张铁 799,948 0.50

7 UBS  AG 763,633 0.48

8 朱兴华 607,500 0.38

9
J. P. Morgan Securities PLC

－自有资金
599,589 0.37

10 高盛公司有限责任公司 585,583 0.37

二、公司股票前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2024 年 11 月 8 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下

表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 宁波世茂投资控股有限公司 96,000,000 60.00

2 宁波世茂铜业股份有限公司 12,000,000 7.50

3 李春华 6,000,000 3.75

4 李思铭 6,000,000 3.75

5
MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC.
984,598 0.62

6 张铁 799,948 0.50

7 UBS  AG 763,633 0.48

8 朱兴华 607,500 0.38

9
J. P. Morgan Securities PLC

－自有资金
599,589 0.37

10 高盛公司有限责任公司 585,583 0.37

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董  事  会

 2024年 11月 15日 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