证券代码：600356             证券简称：恒丰纸业            公告编号：2024-022

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和前十

大流通股股东持股情况的公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒丰纸业”）正在筹划发行

股份购买四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）100%股权事项（以下

简称“本次交易”）。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利

益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 11 月

18 日（星期一）开市起停牌，预计连续停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公

司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告

编号：2024-019）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，现

将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 15 日）前十大股东的名称及持股数量、前

十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2024 年 11 月 15 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 89,423,083 29.93

2 黑龙江省投资控股有限公司 9,240,000 3.09

3
牡丹江恒丰纸业股份有限公司－第一期员工持

股计划
8,153,940 2.73

4 董延明 5,980,000 2.00

5
珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）

－立本成长 9 号私募证券投资基金
2,467,873 0.83

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带责任。

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

6 岳红云 2,030,000 0.68

7 蔡永超 1,611,000 0.54

8 毛长山 1,610,100 0.54

9 张理国 1,500,100 0.50

10
中国建设银行股份有限公司－汇添富沪深 300

指数增强型证券投资基金
1,468,600 0.49

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2024 年 11 月 15 日，公司前十大流通股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 89,423,083  29.93

2 黑龙江省投资控股有限公司 9,240,000  3.09

3
牡丹江恒丰纸业股份有限公司－第一期员工持

股计划
8,153,940  2.73

4 董延明 5,980,000  2.00

5
珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）

－立本成长 9 号私募证券投资基金
2,467,873  0.83

6 岳红云 2,030,000  0.68

7 蔡永超 1,611,000  0.54

8 毛长山 1,610,100  0.54

9 张理国 1,500,100  0.50

10
中国建设银行股份有限公司－汇添富沪深 300

指数增强型证券投资基金
1,468,600  0.49

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日