证券代码：600533        证券简称：栖霞建设       公告编号：2024-044

债券简称：22 栖建 01     债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01     债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02     债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

持股 5%以上股东权益变动暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）即

本次权益变动信息披露义务人，持有本公司股份 12409.3040 万股，占公司总股

本的 11.818%。

 减持计划的实施结果情况

2024 年 10 月 9 日，公司披露了《南京栖霞建设股份有限公司持股 5%以上股

东减持股份计划公告》，南京高科拟于公告披露之日起 15 个交易日后第 1个交易

日起的 3个月内，计划减持公司股份合计不超过 3,150 万股（不超过公司总股本

的 3%），其中通过集中竞价交易方式减持不超过 1,050 万股（不超过公司总股本

的 1%），通过大宗交易方式减持不超过 2,100 万股（不超过公司总股本的 2%）。

截至 2024 年 12 月 12 日，南京高科本次减持计划累计减持公司股份

3149.9960 万股，占公司总股本的 3%。本次权益变动后，南京高科持有本公司股

份数为 9259.3080 万股，持有公司股份比例减少至 8.818%。南京高科本次减持

的股份数量已达减持计划上限，本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

南京高科股份

有限公司

5%以上非第

一大股东

124,093,040 11.818% IPO 前取得：7,279,240 股

非公开发行取得：14,605,380 股

其他方式取得：102,208,420 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

南京高科股份

有限公司

31,499,960 3% 2024/12/11～

2024/12/12

集中竞

价交易、

大宗交

易

3.04－

3.27

100,589,900 已完成 92,593,080 8.818%

注：南京高科于2024年12月11日通过集中竞价交易方式减持栖霞建设股份1049.996万股，减持价格3.04元/股，减持总金额3191.99

万元；于2024年12月12日通过大宗交易方式减持公司股份2100万股，减持价格3.27元/股，减持总金额6867万元。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

三、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称 南京高科股份有限公司

住所 南京经济技术开发区恒通大道 2号

法定代表人 徐益民

注册资本 173033.9644 万元人民币

企业类型 股份有限公司(上市)

统一社会信用代码 91320192134917922L

经营范围 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监

理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权

投资;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投

资活动;企业总部管理;非居住房地产租赁;住房租赁;商

业综合体管理服务;物业管理;土地整治服务;工程管理

服务;市政设施管理;污水处理及其再生利用;水环境污

染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

自主开展经营活动)

经营期限 1992-07-08 至无固定日期

（二）本次权益变动方式

信息披露义务人于 2024 年 12 月 11 日通过上海证券交易所集中竞价交易系

统卖出本公司股份 1049.9960 万股，占总股本的比例为 0.999996%；于 2024 年

12 月 12 日通过大宗交易方式减持公司股份 2100 万股，占总股本的比例为 2%。

本次权益变动前，信息披露义务人持有本公司股份 12409.3040 万股，占公司总

股本的 11.818%；本次权益变动后，其持有本公司股份数量为 9259.3080 万股，

持有公司股份比例减少至 8.818%。

四、其他说明事项

（一）本次权益变动为南京高科履行已披露的减持股份计划，不触及要约收

购。本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露之日，股东

本次减持计划已实施完毕。

（二）本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经

营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日 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